4/1/23, 19:45 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

RV: Péliza de cumplimiento Anexo 1 de la OC 89798

Veronica Arias /MORARCI-GROUP <veronica.arias@morarci.com>
Mar 20/12/2022 14:34

Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
CC: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS <sproyectos@morarci.com>

Buenos tardes,

Sefiores:
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Presentamos péliza de cumplimiento Anexo 2 de la OC 8979 corregida, para su revision y aprobacion.

del proveedor

> 8

Buenos dias,

Angello Moreno

Sefiores:
SECRETARIA GENERAL DE LAALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Presentamos pdliza de cumplimiento Anexo2 de la OC 89798, para su revision y aprobacion.

S60037013_100054043_2 pdf

Quedo atenta a cualquier inquietud y/o sugerencia.

Cordialmente,

Veronica Arias
oy

i i i ! Auxiliar de Proyectos
———— —— |Tel: (5) 3091581 Ext 195
WIUKAKLC] CxXUUH . . . .
E-mail: veronica.arias@maorarci.com
Dir: Cra 43 #62 24

Barranguilla - Colombia

“Antes de imprimir este correo piense en su responsabilidad y en su compromiso con el medio ambiente”.

De: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: martes, 20 de diciembre de 2022 01:31 p.m.

Para: Veronica Arias /MORARCI-GROUP <veronica.arias@morarci.com>

CC: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>; Doris Bibiana Cardozo Pefia <dbcardozo@alcaldiabogota.gov.co>; Maria Yenifer Prada Pefia
<myprada@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: Pdliza de cumplimiento Anexo 1 de la OC 89798

Buenas tardes

De manera atenta nos permitimos informar que se rechaza la pdliza por las siguientes razones:

1. La pdliza no contempla la adicion surtida en la modificacién a la orden de compra. Por favor tener en cuenta que la modificacion implicé adicion y
prérroga. Por favor solicitar a la aseguradora ajustar las sumas aseguradas para todos los amparos de conformidad con el nuevo valor de la orden
de compra.

Agradecemos remitir por este medio la garantia ajustada para proceder con la verificacién.

Cordialmente,

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADg2ZWNhZmJJLTI1YmQtNGI3YS 1hNTc3LTQONWMyNWMwYjA5Y QAQABpDBoPvJUqPstSSniRLKA4g... 113



4/1/23, 19:45 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

Enviado: martes, 20 de diciembre de 2022 11:10
Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: Pdliza de cumplimiento Anexo 1 de la OC 89798

PSI

Cordialmente,

NYDIA MORENO BUITRAGO f‘

R ‘ DIRECCION DE CONTRATACION I 01
Lidl; Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota 2
AT BOGOTA Tel: (571)381 3000 Ext. 1547 b 565

ALCALDA
F BOGOTA B.C.

De: Mario Alberto Chacén Castro <machacon@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 20 de diciembre de 2022 11:03 a. m.

Para: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>; Juliana Fernanda Ramirez Zambrano <jramirez@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: Pdliza de cumplimiento Anexo 1 de la OC 89798

De: Veronica Arias /MORARCI-GROUP <veronica.arias@morarci.com>
Enviado el: martes, 20 de diciembre de 2022 9:16 a. m.

Para: Mario Alberto Chacdén Castro <machacon@alcaldiabogota.gov.co>
CC: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS <sproyectos@morarci.com>

Asunto: Péliza de cumplimiento Anexo 1 de la OC 89798

Buenos dias,

Sefores:
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Presentamos péliza de cumplimiento Anexo 1 de la OC 89798, para su revision y aprobacion.

del proveedor

Angello Moreno

Buenos dias,

Sefiores:
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Presentamos péliza de cumplimiento Anexo 1 de la OC 89798, para su revision y aprobacion.

860037013_100054043_1.pdf

Quedo atenta a cualquier inquietud y/o sugerencia.

Cordialmente,

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADg2ZWNhZmJJLTI1YmQINGI3YS1hNTc3LTQONWMyNWMwYjASYQAQABpDBoPvJUQPstSSniRLK4g...  2/3
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Veronica Arias

i i i ! Augxiliar de Proyectos
Tel: (5) 3091581 Ext 195

MORARCI GROUP

E-mail: veronica.arias@morarci.com
Dir: Cra 43 #62 24

Barranguilla - Colombia

“Antes de imprimir este correo piense en su responsabilidad y en su compromiso con el medio ambiente”.
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